04/03/2022, 11:35 Gmail - Fwd: Demande de prix N°DEM22S-0257

M Gma” Sophie Lines <viamed.sophie.lines@gmail.com>

Fwd: Demande de prix N°DEM22S-0257

1 message

Sarah Walton <office@viamed.co.uk> Fri, Mar 4, 2022 at 6:59 AM
Reply-To: sarah.walton@viamed.co.uk
To: Sophie Lines <sophie.lines@vmsecure.me.uk>

---------- Forwarded message ---------

From: SHA Medical <contact@sha-medical.com>
Date: Thu, 3 Mar 2022 at 09:47

Subject: Demande de prix N°DEM22S-0257

To: VIAMED LTD (facturation) <info@viamed.co.uk>

Bonjour,
Veuillez trouver en piéce-jointe notre Demande de prix n° DEM22S-0257.

Restant a votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Cordialement,

04 75 82 12 12 - www.sha-madical fr
LA de Fiancey - 335 e des entreprensurs
26290 Liwron-sur-Drdme
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