M Gma” Ryan Swaine <viamed.ryan.swaine@gmail.com>

RE: availability

1 message

Administracion <administracion@marinevision.es> 15 January 2021 at 10:33
To: ryan.swaine@vandagraph.co.uk

Hi again Ryan
Please include in the proforma 1 x 7910101 which is also accepted by another client

Thanks so much

Regards

oo o 673 34 94 20

WWW.marinevision.es

P.l. La Vega. nave 19

29650 Mijas-Casta (Malaga) SPAIN

Tel+34 852 473 230 | Fax:+34 052 585 545

MARINEUISION  ser carca soter

B% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: EI medioambiente es cosa de todos

Este correo electronico y cualquier fichero anexo al mismo, puede contener informacion de caracter confidencial exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su
divulgacion, copia o distribucion a terceros sin la autorizacion previa de MARINE VISION, S.L. En caso de haber recibido este correo por error, le rogamos notifique inmediatamente esta

circunstancia mediante reenvio a la direccion electronica del remitente. Le agradecemos de antemano su colaboracion.

MARINE VISION, S.L. (Poligono Industrial La Vega, nave 19, 29650 Mijas-Costa, Mdlaga) le informa que trata, como responsable, sus datos de cardacter personal incluidos en esta
comunicacion, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios contratados y demds relaciones comerciales. Usted puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion en la direccion anteriormente indicada cumpliendo con la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de cardcter personal (LOPD)

Ley 15/1999.

De: Administracion <administracion@marinevision.es>

Enviado el: viernes, 15 de enero de 2021 11:28

Para: 'ryan.swaine@vandagraph.co.uk' <ryan.swaine@vandagraph.co.uk>
Asunto: RE: availability

Morning Ryan


mailto:administracion@marinevision.es
mailto:ryan.swaine@vandagraph.co.uk
mailto:ryan.swaine@vandagraph.co.uk

Hope you are well and safe. Happy New Year!
Finally the quotation is accepted, is still in stock 1 x VN202 MkIl ?

Please send me the proforma to order wire transfer to you asap. Thanks so much

Looking forward your reply. Thanks

You 2
oo 673 34 94 20

WWW.IMarnevision.es

Pl La Vega, mave 19

22650 Mijas-Costa (Malaga) SPAIN

Tel+34 852 473 230 Fax:«34 D52 585 545

MARINE UISION Sonia Garcia Soler - .

b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos

Este correo electronico y cualquier fichero anexo al mismo, puede contener informacion de cardcter confidencial exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su

divulgacion, copia o distribucion a terceros sin la autorizacion previa de MARINE VISION, S.L. En caso de haber recibido este correo por error, le rogamos notifique inmediatamente esta

circunstancia mediante reenvio a la direccion electronica del remitente. Le agradecemos de antemano su colaboracion.

MARINE VISION, S.L. (Poligono Industrial La Vega, nave 19, 29650 Mijas-Costa, Malaga) le informa que trata, como responsable, sus datos de cardcter personal incluidos en esta

comunicacion, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios contratados y demdas relaciones comerciales. Usted puede ejercitar

sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion en la direccion anteriormente indicada cumpliendo con la Ley Organica de Proteccion de Datos de caracter personal (LOPD)

Ley 15/1999.

De: Main Account <viamedinbox@gmail.com> En nombre de Ryan Swaine
Enviado el: jueves, 31 de diciembre de 2020 12:43

Para: Administracion <administracion@marinevision.es>

Asunto: Re: availability

Hi Sonia

Due to the disruptions in road transport, the only service that UPS offer is Express-Saver. We could ship on Monday and it should

arrive with you on Wednesday, the cost for transport would be £38.

Please let me know if you would like to proceed or if you have any questions.

Best regards


mailto:viamedinbox@gmail.com
mailto:administracion@marinevision.es

Ryan

Ryan Swaine
VANDAGRAPH Ltd.

http://www.vandagraph.co.uk
Email ryan.swaine@vandagraph.co.uk

Tel: +44 (0)1535 634900
Mob: +44 (0)7803 907117

On Thu, 31 Dec 2020 at 07:56, Administracion <administracion@marinevision.es> wrote:

Morning Ryan

Thanks so much
Could you estimate an urgent transport cost to inform to the customer?
Thanks

Regards

©0 :
s 673 34 94 20
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b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: EIl medioambiente es cosa de todos

Este correo electronico y cualquier fichero anexo al mismo, puede contener informacion de cardcter confidencial exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su
divulgacion, copia o distribucion a terceros sin la autorizacion previa de MARINE VISION, S.L. En caso de haber recibido este correo por error, le rogamos notifique inmediatamente esta

circunstancia mediante reenvio a la direccion electronica del remitente. Le agradecemos de antemano su colaboracion.

MARINE VISION, S.L. (Poligono Industrial La Vega, nave 19, 29650 Mijas-Costa, Malaga) le informa que trata, como responsable, sus datos de cardcter personal incluidos en esta
comunicacion, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios contratados y demas relaciones comerciales. Usted puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion en la direccion anteriormente indicada cumpliendo con la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de cardcter
personal (LOPD) Ley 15/1999.

De: Main Account <viamedinbox@gmail.com> En nombre de Ryan Swaine
Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 13:37


http://www.vandagraph.co.uk/
mailto:ryan.swaine@vandagraph.co.uk
mailto:administracion@marinevision.es
mailto:viamedinbox@gmail.com

Para: Administracion <administracion@marinevision.es>
Asunto: Re: availability

Hi Sonia

Thank you for your email, | hope you are well.

| am pleased to inform you that we have stock available.
Best regards

Ryan

Ryan Swaine
VANDAGRAPH Ltd.

http://www.vandagraph.co.uk
Email ryan.swaine@vandagraph.co.uk

Tel: +44 (0)1535 634900
Mob: +44 (0)7803 907117

On Wed, 30 Dec 2020 at 12:23, Administracion <administracion@marinevision.es> wrote:

Hi Ryan

Please let me know availability for VN202 MK
Thanks so much
Best Regards

Happy New Year
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www.marinevision.es

Pl La Vega, nave 19

20650 Mijas-Costa (Malaga) SPAIN

Tel+34 852 473 230 Fax:«34 952 585 545

MARIMEUISION  sons v sor

b% Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: EI medioambiente es cosa de todos

Este correo electronico y cualquier fichero anexo al mismo, puede contener informacion de cardcter confidencial exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su
divulgacion, copia o distribucion a terceros sin la autorizacion previa de MARINE VISION, S.L. En caso de haber recibido este correo por error, le rogamos notifique inmediatamente

esta circunstancia mediante reenvio a la direccion electronica del remitente. Le agradecemos de antemano su colaboracion.

MARINE VISION, S.L. (Poligono Industrial La Vega, nave 19, 29650 Mijas-Costa, Malaga) le informa que trata, como responsable, sus datos de cardcter personal incluidos en esta


mailto:administracion@marinevision.es
http://www.vandagraph.co.uk/
mailto:ryan.swaine@vandagraph.co.uk
mailto:administracion@marinevision.es

comunicacion, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios contratados y demds relaciones comerciales. Usted puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion en la direccion anteriormente indicada cumpliendo con la Ley Organica de Proteccion de Datos de cardcter
personal (LOPD) Ley 15/1999.



