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Ryan Swaine <viamed.ryan.swaine@gmail.com>

RE: Info Request
1 message

Administración Guemisa <administracion@guemisa.com> 7 November 2023 at 11:36
To: ryan.swaine@vandagraph.co.uk

 

Thanks a lot.

 

I am going to you a new purchase order without VN202 Calibration and Certificate, so we can receive it asap.

 

Thanks again.

 

CIP Carriage and Insurance Paid To Tarragona - Spain * Incoterms(R) 2020

 

 

Regards.

 

 

 

 

 

 

 

Nota Importante/Important announcement:

 

      Debido al creciente incremento de los delitos cibernéticos que suplantan a las empresas, queremos
recordarle que si en algún momento recibe algún email o factura de SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
S.L. indicando que se ha cambiado nuestro número de cuenta bancaria o que hemos cambiado las condiciones de
pago, POR FAVOR VERIFIQUE TELEFÓNICAMENTE con nosotros para confirmarlo.

 

       Due to the growing increase in cybercrimes/phishing, we would like to remind you that if you receive an
email or invoice from SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. indicating that our bank account number
has changed or that we have changed the payment terms, PLEASE VERIFY BY PHONE with us to confirm.

 

Inés Barbero

Dpto. de Administración GUEMISA
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C\ Del Electrodo, 68  Oficina-23  

28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tfno.: 91 764 21 00       

www.guemisa.com 

 

Multiplexores, Temperatura , Potenciómetro,  Aritméticos, Frecuencia, Señal Alterna, Fuerza / Peso,  Calibradores,
Aisladores, Fuentes, Potencia, Comparadores, Digitales,  Comunicación, Sondas de temperatura y humedad.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, le comunicamos que los datos de carácter personal referentes o no a su persona que
pudieran aparecer en la presente comunicación, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, serán tratados cumpliendo con los principios
recogidos en el artículo 5 de dicho reglamento, cuyo responsable del tratamiento es SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. y cuya finalidad es la de
mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. En todo caso, puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad, retirar el consentimiento, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: info@guemisa.com,

AVISO LEGAL:

Este mensaje, incluyendo los ficheros que pudiera llevar como anexos, puede contener información confidencial o estar sometido a secreto profesional para uso
exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario indicado en este mensaje (o el responsable de entregarlo a su destinatario), no debe trasmitirlo a terceros,
ni revelar su contenido o usarlo para ningún otro propósito, ni divulgarlo o copiarlo en ningún tipo de medio. En tal caso, le rogamos que borre de su sistema el
mensaje así como todas sus copias, y se abstenga de usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje. No hay renuncia a la
confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento. No nos hacemos responsables de las alteraciones que pudieran
hacerse al mensaje una vez enviado y las opiniones, conclusiones y cualquier otra información contenida en este mensaje que no estén relacionadas con los
asuntos profesionales de SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

 

 

 

De: Main Account <viamedinbox@gmail.com> En nombre de Ryan Swaine
Enviado el: martes, 07 de noviembre de 2023 12:31
Para: Administración Guemisa <administracion@guemisa.com>
Asunto: Re: Info Request

 

Dear Inés

 

I apologise, it should not have UK VAT, I have removed it.

 

Best regards

Ryan

http://www.guemisa.com/
mailto:info@guemisa.com
mailto:viamedinbox@gmail.com
mailto:administracion@guemisa.com
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Ryan Swaine

General Manager
VANDAGRAPH Ltd.

http://www.vandagraph.co.uk
Email ryan.swaine@vandagraph.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634900
Mob: +44 (0)7803 907117

 

 

On Tue, 7 Nov 2023 at 11:25, Administración Guemisa <administracion@guemisa.com> wrote:

 

Thank you so much!!

 

One question, Do you have to charge Vat to our company? 38,30 Uk Pounds, we pay Vat when we receive
goods in Spain.

 

CIP Carriage and Insurance Paid To Tarragona - Spain * Incoterms(R) 2020

 

Thanks and best regards,

 

 

 

 

 

Nota Importante/Important announcement:

 

      Debido al creciente incremento de los delitos cibernéticos que suplantan a las empresas, queremos
recordarle que si en algún momento recibe algún email o factura de SENSORES E INSTRUMENTACION
GUEMISA S.L. indicando que se ha cambiado nuestro número de cuenta bancaria o que hemos cambiado las
condiciones de pago, POR FAVOR VERIFIQUE TELEFÓNICAMENTE con nosotros para confirmarlo.

 

       Due to the growing increase in cybercrimes/phishing, we would like to remind you that if you receive an
email or invoice from SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. indicating that our bank account number
has changed or that we have changed the payment terms, PLEASE VERIFY BY PHONE with us to confirm.

 

Inés Barbero

Dpto. de Administración GUEMISA
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C\ Del Electrodo, 68  Oficina-23  

28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tfno.: 91 764 21 00       

www.guemisa.com 

 

Multiplexores, Temperatura , Potenciómetro,  Aritméticos, Frecuencia, Señal Alterna, Fuerza / Peso, 
Calibradores, Aisladores, Fuentes, Potencia, Comparadores, Digitales,  Comunicación, Sondas de temperatura
y humedad.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, le comunicamos que los datos de carácter personal referentes o no a su persona
que pudieran aparecer en la presente comunicación, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, serán tratados cumpliendo con los
principios recogidos en el artículo 5 de dicho reglamento, cuyo responsable del tratamiento es SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. y cuya
finalidad es la de mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. En todo caso, puede usted ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, retirar el consentimiento, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@guemisa.com,

AVISO LEGAL:

Este mensaje, incluyendo los ficheros que pudiera llevar como anexos, puede contener información confidencial o estar sometido a secreto profesional para uso
exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario indicado en este mensaje (o el responsable de entregarlo a su destinatario), no debe trasmitirlo a
terceros, ni revelar su contenido o usarlo para ningún otro propósito, ni divulgarlo o copiarlo en ningún tipo de medio. En tal caso, le rogamos que borre de su
sistema el mensaje así como todas sus copias, y se abstenga de usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje. No hay
renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento. No nos hacemos responsables de las alteraciones
que pudieran hacerse al mensaje una vez enviado y las opiniones, conclusiones y cualquier otra información contenida en este mensaje que no estén
relacionadas con los asuntos profesionales de SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

 

 

 

De: Main Account <viamedinbox@gmail.com> En nombre de Ryan Swaine
Enviado el: martes, 07 de noviembre de 2023 11:22
Para: Administración Guemisa <administracion@guemisa.com>
Asunto: Re: Info Request

 

Dear Inés

 

Please find your amended quotation attached.

 

Best regards

http://www.guemisa.com/
mailto:info@guemisa.com
mailto:viamedinbox@gmail.com
mailto:administracion@guemisa.com
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Ryan

 

Ryan Swaine

General Manager
VANDAGRAPH Ltd.

http://www.vandagraph.co.uk
Email ryan.swaine@vandagraph.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634900
Mob: +44 (0)7803 907117

 

 

On Tue, 7 Nov 2023 at 10:03, Administración Guemisa <administracion@guemisa.com> wrote:

 

Good morning,

 

Thanks for your quotation. We are going to comment it with our customer and we will tell you something asap.

 

Please, note our VAT nº ESB87969416, and delivery address is the following:

 

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

COSTES DEL GARRAF, 86

43882 SEGUR DE CALAFELL (TARRAGONA)

SPAIN

(TO: MRS.LEIDIANE CARDOSO)

V.A.T. Nº : ESB87969416

 

Thanks and best regards,

 

 

 

 

 

Nota Importante/Important announcement:

 

      Debido al creciente incremento de los delitos cibernéticos que suplantan a las empresas, queremos
recordarle que si en algún momento recibe algún email o factura de SENSORES E INSTRUMENTACION
GUEMISA S.L. indicando que se ha cambiado nuestro número de cuenta bancaria o que hemos cambiado las
condiciones de pago, POR FAVOR VERIFIQUE TELEFÓNICAMENTE con nosotros para confirmarlo.
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       Due to the growing increase in cybercrimes/phishing, we would like to remind you that if you receive
an email or invoice from SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. indicating that our bank account
number has changed or that we have changed the payment terms, PLEASE VERIFY BY PHONE with us to
confirm.

 

Inés Barbero

Dpto. de Administración GUEMISA

 

 

C\ Del Electrodo, 68  Oficina-23  

28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tfno.: 91 764 21 00       

www.guemisa.com 

 

Multiplexores, Temperatura , Potenciómetro,  Aritméticos, Frecuencia, Señal Alterna, Fuerza / Peso, 
Calibradores, Aisladores, Fuentes, Potencia, Comparadores, Digitales,  Comunicación, Sondas de
temperatura y humedad.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, le comunicamos que los datos de carácter personal referentes o no a su
persona que pudieran aparecer en la presente comunicación, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, serán tratados cumpliendo con
los principios recogidos en el artículo 5 de dicho reglamento, cuyo responsable del tratamiento es SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. y
cuya finalidad es la de mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. En todo caso, puede usted ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, retirar el consentimiento, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@guemisa.com,

AVISO LEGAL:

Este mensaje, incluyendo los ficheros que pudiera llevar como anexos, puede contener información confidencial o estar sometido a secreto profesional para
uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario indicado en este mensaje (o el responsable de entregarlo a su destinatario), no debe trasmitirlo
a terceros, ni revelar su contenido o usarlo para ningún otro propósito, ni divulgarlo o copiarlo en ningún tipo de medio. En tal caso, le rogamos que borre de
su sistema el mensaje así como todas sus copias, y se abstenga de usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje. No hay
renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento. No nos hacemos responsables de las
alteraciones que pudieran hacerse al mensaje una vez enviado y las opiniones, conclusiones y cualquier otra información contenida en este mensaje que no
estén relacionadas con los asuntos profesionales de SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

 

---------- Mensaje reenviado ---------
De: Marc Sierra <msierra@guemisa.com>
Fecha: El mar, 7 nov 2023 a las 7:57

http://www.guemisa.com/
mailto:info@guemisa.com
mailto:msierra@guemisa.com
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Asunto: RE: Info Request
Para: <ryan.swaine@vandagraph.co.uk>

 

Many thanks for the quote, Could you also provide the manual?

 

Kind Regards.

 

Marc Sierra Tortosa - (movil +34 686 620 698)
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. (N.I.F.: B-87969416)
C\ Del Electrodo, 68  Oficina-23  28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tfno.: 91 764 21 00  www.guemisa.com  Email.: msierra@guemisa.com

 

 

Multiplexores, Temperatura , Potenciómetro,  Aritméticos, Frecuencia, Señal Alterna, Fuerza / Peso, 
Calibradores, Aisladores, Fuentes, Potencia, Comparadores, Digitales,  Comunicación, Sondas de
temperatura y humedad.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, le comunicamos que los datos de carácter personal referentes o no a su
persona que pudieran aparecer en la presente comunicación, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, serán tratados cumpliendo con
los principios recogidos en el artículo 5 de dicho reglamento, cuyo responsable del tratamiento es SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. y
cuya finalidad es la de mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. En todo caso, puede usted ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, retirar el consentimiento, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@guemisa.com,

AVISO LEGAL:

Este mensaje, incluyendo los ficheros que pudiera llevar como anexos, puede contener información confidencial o estar sometido a secreto profesional para
uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario indicado en este mensaje (o el responsable de entregarlo a su destinatario), no debe trasmitirlo
a terceros, ni revelar su contenido o usarlo para ningún otro propósito, ni divulgarlo o copiarlo en ningún tipo de medio. En tal caso, le rogamos que borre de
su sistema el mensaje así como todas sus copias, y se abstenga de usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje. No hay
renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento. No nos hacemos responsables de las
alteraciones que pudieran hacerse al mensaje una vez enviado y las opiniones, conclusiones y cualquier otra información contenida en este mensaje que no
estén relacionadas con los asuntos profesionales de SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

 

De: Main Account <viamedinbox@gmail.com> En nombre de Ryan Swaine
Enviado el: dilluns, 6 de novembre de 2023 17:51
Para: Marc Sierra <msierra@guemisa.com>
Asunto: Re: Info Request

 

Hi Marc

 

We are pleased to offer you our trade prices, as you are reselling the product. Please find your
quotation attached.

 

If you would like to proceed with an order, you can make your payment using the details listed at the bottom of
the quotation or I can send you a payment link where you can make a credit card payment.
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I look forward to hearing from you and please let me know if you have any questions.

 

Kind regards

Ryan

 

 

Ryan Swaine

General Manager
VANDAGRAPH Ltd.

http://www.vandagraph.co.uk
Email ryan.swaine@vandagraph.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634900
Mob: +44 (0)7803 907117

 

 

On Mon, 6 Nov 2023 at 15:00, Marc Sierra <msierra@guemisa.com> wrote:

Dear Ryan,

 

This is for a client, who requested me a price of this model.

We need the calibration and yes, it is possible to use a Tee and some tubing connectors, as per the picture.

 

Kind regards

 

 

Marc Sierra Tortosa - (movil +34 686 620 698)
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. (N.I.F.: B-87969416)
C\ Del Electrodo, 68  Oficina-23  28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tfno.: 91 764 21 00  www.guemisa.com  Email.: msierra@guemisa.com

 

 

Multiplexores, Temperatura , Potenciómetro,  Aritméticos, Frecuencia, Señal Alterna, Fuerza / Peso, 
Calibradores, Aisladores, Fuentes, Potencia, Comparadores, Digitales,  Comunicación, Sondas de
temperatura y humedad.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, le comunicamos que los datos de carácter personal referentes o no a su
persona que pudieran aparecer en la presente comunicación, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, serán tratados cumpliendo
con los principios recogidos en el artículo 5 de dicho reglamento, cuyo responsable del tratamiento es SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
S.L. y cuya finalidad es la de mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. En todo caso, puede usted ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, retirar el consentimiento, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@guemisa.com,
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AVISO LEGAL:
Este mensaje, incluyendo los ficheros que pudiera llevar como anexos, puede contener información confidencial o estar sometido a secreto profesional
para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario indicado en este mensaje (o el responsable de entregarlo a su destinatario), no debe
trasmitirlo a terceros, ni revelar su contenido o usarlo para ningún otro propósito, ni divulgarlo o copiarlo en ningún tipo de medio. En tal caso, le
rogamos que borre de su sistema el mensaje así como todas sus copias, y se abstenga de usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las
partes de este mensaje. No hay renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento. No nos
hacemos responsables de las alteraciones que pudieran hacerse al mensaje una vez enviado y las opiniones, conclusiones y cualquier otra información
contenida en este mensaje que no estén relacionadas con los asuntos profesionales de SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

 

De: Main Account <viamedinbox@gmail.com> En nombre de Ryan Swaine
Enviado el: dilluns, 6 de novembre de 2023 15:43
Para: Marc Sierra <msierra@guemisa.com>
Asunto: Re: Info Request

 

Dear Marc

 

Thank you very much for your email. 

 

Please can you tell me if you are using the device or are you looking to resell them?

 

We do not offer a calibration certificate as standard, as the device is user calibrated, so it is not normally
required. However, we do offer a calibration report for the analyser and sensor if this is required, the cost for
this would be GBP £45.

 

From your picture, it looks like we would be better to substitute the Quick-Ox with a standard Tee and some
tubing connectors, as per the picture below:

 

 

I look forward to hearing from you and I will send you our offer as soon as I have your reply.

 

Kind regards

Ryan

 

Ryan Swaine

General Manager
VANDAGRAPH Ltd.

http://www.vandagraph.co.uk
Email ryan.swaine@vandagraph.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634900
Mob: +44 (0)7803 907117
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Helo Sales Team,

 

I need price, delivery time and manual for one unit of: VN202 mkII Oxygen Analyser(7910100) + Quick Ox
(9730210).

 

Could you provide if the equipment comes with Calibration report?

 

We want to make a Setup like the image attached

 

 

 

 

Kind Reagrds.

 

Marc Sierra Tortosa - (movil +34 686 620 698)
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. (N.I.F.: B-87969416)
C\ Del Electrodo, 68  Oficina-23  28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tfno.: 91 764 21 00  www.guemisa.com  Email.: msierra@guemisa.com

 

 

Multiplexores, Temperatura , Potenciómetro,  Aritméticos, Frecuencia, Señal Alterna, Fuerza / Peso, 
Calibradores, Aisladores, Fuentes, Potencia, Comparadores, Digitales,  Comunicación, Sondas de
temperatura y humedad.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, le comunicamos que los datos de carácter personal referentes o no a su
persona que pudieran aparecer en la presente comunicación, recabados de usted o de la entidad en la que presta servicios, serán tratados
cumpliendo con los principios recogidos en el artículo 5 de dicho reglamento, cuyo responsable del tratamiento es SENSORES E
INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. y cuya finalidad es la de mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. En
todo caso, puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, retirar el consentimiento,
dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: info@guemisa.com,

AVISO LEGAL:
Este mensaje, incluyendo los ficheros que pudiera llevar como anexos, puede contener información confidencial o estar sometido a secreto
profesional para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario indicado en este mensaje (o el responsable de entregarlo a su
destinatario), no debe trasmitirlo a terceros, ni revelar su contenido o usarlo para ningún otro propósito, ni divulgarlo o copiarlo en ningún tipo de
medio. En tal caso, le rogamos que borre de su sistema el mensaje así como todas sus copias, y se abstenga de usar, revelar, distribuir, imprimir o
copiar ninguna de las partes de este mensaje. No hay renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal
funcionamiento. No nos hacemos responsables de las alteraciones que pudieran hacerse al mensaje una vez enviado y las opiniones, conclusiones
y cualquier otra información contenida en este mensaje que no estén relacionadas con los asuntos profesionales de SENSORES E
INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.
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Libre de virus.www.avast.com
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