27/10/2022, 12:28 Gmail - RE: Vandagraph Ltd. Invoice(s) RAN135397-1

M Gma" Ryan Swaine <viamed.ryan.swaine@gmail.com>

RE: Vandagraph Ltd. Invoice(s) RAN135397-1

1 message

Paqui Terron <paqui@deprofundis.es> 27 October 2022 at 12:16

To: ryan.swaine@vandagraph.co.uk

Dear Ryan

Yes, please

thanks

PAQUI TERRON

Directora de administracion

Castellgali 22 | 08295 St. Viceng de Castellet | BARCELONA
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sometida a secreto profesional. No estd permitida su reproduccién o distribucion sin la autorizacién expresa de DE PROFUNDIS, S.L. Si usted no es el
destinatario final por favor eliminelo e inférmenos por esta via. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Proteccién de Datos (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos seran tratados con la finalidad de realizar la gestion ofertada por DE
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datos ante DE PROFUNDIS, S.L.: C/ CASTELLGALI, 22 SANT VICENC DE CASTELLET, Barcelona. Si usted no desea recibir nuestra informacién, péngase en
contacto con nosotros enviando un correo electrénico a la siguiente direccién: comercial@deprofundis.es

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7e81c75fe0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1747836348451338884%7Cmsg-f%3A1747839264... 1/3


https://www.google.com/maps/search/Castellgal%C3%AD+22+%7C+08295+St.+Vicen%C3%A7+de+Castellet+%7C+BARCELONA?entry=gmail&source=g
http://www.deprofundis.es/
http://shop.deprofundis.es/es/catalogo
https://deprofundis.es/CATALOGO_DEPROFUNDIS_2022.pdf
https://www.google.com/maps/search/C%2F+CASTELLGALI,+22+SANT+VICEN%C3%87+DE+CASTELLET,+Barcelona?entry=gmail&source=g
mailto:comercial@deprofundis.es

27/10/2022, 12:28 Gmail - RE: Vandagraph Ltd. Invoice(s) RAN135397-1

De: Main Account <viamedinbox@gmail.com> En nombre de Ryan Swaine
Enviado el: jueves, 27 de octubre de 2022 13:15

Para: Paqui Terron <paqui@deprofundis.es>

Asunto: Re: Vandagraph Ltd. Invoice(s) RAN135397-1

Dear Paqui

Thank you very much. We have the TEK-OX (7910201) available from stock, should | treat your email as an order?

Best regards

Ryan

Ryan Swaine

General Manager
VANDAGRAPH Ltd.

http://www.vandagraph.co.uk

Email ryan.swaine@vandagraph.co.uk
Tel: +44 (0)1535 634900

Mob: +44 (0)7803 907117

On Thu, 27 Oct 2022 at 11:30, Paqui Terron <paqui@deprofundis.es> wrote:

Hello

| am passing on a request below,

2x VAN-7910201 VANDAGRAPH  Oxigen Sensor R17Van+Boxa+Connector Kit
Analizer

thanks

PAQUI TERRON
Directora de administracion

Castellgali 22 | 08295 St. Viceng de Castellet | BARCELONA
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posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion, oposicion,

supresion, limitacién y portabilidad de sus datos ante DE PROFUNDIS, S.L.:

C/ CASTELLGALI, 22 SANT VICENC DE CASTELLET, Barcelona. Si usted no desea
recibir nuestra informacioén, péngase en contacto con nosotros enviando un

correo electronico a la siguiente direccion: comercial@deprofundis.es

De: David.dlh | DE PROFUNDIS <david@deprofundis.es>
Enviado el: jueves, 17 de febrero de 2022 16:43

Para: 'Paqui Terrén' <paqui@deprofundis.es>

Asunto: RV: Vandagraph Ltd. Invoice(s) RAN135397-1

De: accounts@vandagraph.co.uk [mailto:accounts@vandagraph.co.uk]
Enviado el: jueves, 17 de febrero de 2022 16:36

Para: david@deprofundis.es

Asunto: Vandagraph Ltd. Invoice(s) RAN135397-1

Please find attached invoice(s) from Vandagraph Ltd.

Should you have any queries please do not hesitate in contacting us.
accounts@vandagraph.co.uk

Regards

Accounts Department
Vandagraph Ltd
accounts@vandagraph.co.uk

Please do not reply to this Email as it is unmonitored.

Este correo electronico ha sido comprobado en busca de virus por AVG.
http://www.avg.com
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